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Kristo Kotkas

From: Kristo Kotkas

Sent: neljapäev, 23. jaanuar 2025 14:35

To: 'Meelis Goldberg'; toila@sar.ee

Subject: RE: Toila Merepääste

Tere Meelis 

 

Aitäh tähelepaneku eest. Tegemist on meiepoolse eksitusega, mis oli tingitud toetuslepingu muudatusest. 

Siinkohal palun tagastada ülekantud summa täies ulatuses kogusummas 70 000 eurot 

Rahandusministeeriumi kontole. 

 

Rahandusministeeriumi konto andmed alljärgnevad:  

Saaja: Rahandusministeerium  

 

Arvelduskonto: 

SEB pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)  

Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)  

Luminor Bank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)  

 

Viitenumber 2800082310  

 

Selgitus: PPA täiendava toetuse tagastamine (lepingu nr 20-1.6/4294-1 20.12.2024). 

 

Parimate soovidega 

Kristo 

 
 

From: Meelis Goldberg <meelis.goldberg@gmail.com>  

Sent: Thursday, January 23, 2025 10:12 AM 

To: Kristo Kotkas <Kristo.Kotkas@politsei.ee>; toila@sar.ee 

Subject: Toila Merepääste 

 

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada! 

 
Tere Kristo!  
 
Siseministeerium toetas läbi PPA  Toila merepäästekeskuse ehitamist 70 000 euroga. Raha laekus 
2023 mais: 
 

 
Merepäästekeskus pidi olema valmis 2024.a lõpuks. Kuna toetusmeetme venimise tõttu lükkus 
hoone valmimine aasta võrra edasi, siis palusime lepingu pikendust ning sõlmisime PPA-ga sellise 
lepingu: 
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...ning eile laekus uus 70 000 eurot: 
 

 
Me oleme uue toetuse eest äärmiselt tänulikud, just selline summa oligi meil puudu :) 
 
Samas kipun kahtlema, et nii ilus see lugu ei ole :) Palun uuri seda! 
 
Terv 
Meelis Goldberg 
MTÜ Toila Merepääste 
 
 


